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SOLICITACAO DE COMPRA DE VALE SOCIAL
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Banco do Brasil

G331261129812058016
26/03/2025 11:34:36

DQC au TEDE[etr()mco e

Debitado
Agéncia

Conta corrente

Creditado

Banco

Agéncia (sem DV)
Conta corrente (com
Y

CNPJ

Nome favorecido
Finalidade

Numero documento
Valor

Destinagéo

Data transferéncia

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticagao SISBB

503-7
2619-0

341
1403 BH/AY

730102

10.426.715/0001-64

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC

CREDITO EM CONTA
32.601

2.052,50

0

26/03/2025

440A520352818083

Assinada por

JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

JAB79832 MAXCIMIRA FERREIRAESTEVE

Transacao efetuada com sucesso.

26/03/2025 11:30:16
26/03/2025 11:34:36

Transag&o efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRAESTEVE.

htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fapf-apj-pendencias~2F%23home
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rh@scrmg.org.br
T o O N T S

De:

Enviado em:
Para:
Assunto:

Prezados, bom dial

OTIMO - Vale Social <valesocial@otimoonline.com.br>
quarta-feira, 26 de marco de 2025 10:40

RH SCRMG

Re: Pedido de compra n° 56 de vale social - 001/2022 Economia Solidéria/B?

L

Seu pedido para emiss&o de Vale Social foi autorizado.

O pagamento podera ser efetuado através de Pix ou comprovante de deposito, devera ser realizado

através do CNPJ do Org3o.

* Para que a NF seja emitida com a data do dia, o Orgéo devera encaminhar o comprovante de
pagamento via e-mail até as 12:00h.

Ressaltamos que houve alteragio dos dados para pagamento e néo serdo aceitos depdsitos realizados
em outra conta que ndo seja a descrita abaixo:

PIX: 10.426.715/0001-64

Banco Itau - 341
Agéncia - 1403
CI/C 73010-2

Qualquer duvida estamos a disposicao.

Att,



Rua Aguides Lobo, 804 - Floresta - Belo Horizomte - MG

Estas informacgdes sdo confidenciais e restritas para uso exclusivo do destinatdrio. Se vocé recebeu essa mensagem por engano,
entre em contato com o remetente e exclua a mensagem e seus anexos. 4 divulgagdo, distribui¢do retransmissdo e copia por
qualquer meio, ou outro uso dessa informagdo estard sujeita as penalidades estabelecidas na legislagdo vigente.

O Conséreio ndo emite opinides nem gera compromissos formais por e-mail, razdo pela qual as posi¢es e compromissos devem
ser firmados por escrito por representantes formalmente investidos para tanto. O Consdrcio também ndo se responsabiliza por
modificagbes feitas nos e-mails durante a emissdo ou retransmissdo, portanto, pedimos, por gentileza, que se atente ao remetente
e ao conteiido antes de abri-los.

Finalmente, em conformidade com a Lei Geral de Protegdo de Dados, os dados pessoais que vocé livre e voluntariamente
fornece através deste meio estardo sujeitos & Politica de Privacidade do Consdrcio OTIMO, que pode ser consultada
1o flins:

v otimoeonline.conbrmolitica-de-privacidade:

De: "RH SCRMG" <rh@scrmg.org.br>
Para: "OTIMO" <valesocial@otimoonline.com.br>

Enviadas: Terca-feira, 25 de margo de 2025 17:29:12

Assunto: Pedido de compra n° 56 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Prezados, boa tarde!

Segue anexa, a solicitagdo de compra de vales sociais, referente ao pedido numero n° 56 do projeto 001/2022
Economia Solidaria.

Qualquer duvida, estamos a disposigéo.

Atenciosamente,

Ana Paula Martins

Coordenadora de RH - SCRMG
E-mail:rh@scrmg.org.br

Celular: (31) 98978-2683

Endereco: Rua Honorita Alves Oliveira, 29
Centro - Contagem/MG - CEP: 32.040-640



rh@scrmg.org.br

De:

Enviado em:
Para:
Assunto:

Prezados, boa tarde!

OTIMO - Vale Social <valesocial@otimoonline.com.br>

quinta-feira, 27 de marco de 2025 14:51 1

RH SCRMG

Re: RES: Pedido de compra n° 56 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Os vales sociais referente a compra no valor R$ 2.052,50 estéo disponiveis para serem retirados.

Para realizar a retirada dos vales & necessario enviar comprovante de depdsito juntamente com o oficio,
informando o nome e identidade da pessoa autorizada.




Hithete Ele

Rua Aguiles Lobo, 504 - Floresta - Belo Morizonte - MG

Estas informagdes sdo confidenciais e restritas para uso exclusivo do destinatdrio. Se vocé recebeu essa mensagem por engano,
entre em contato com o remetente e exclua a mensagem e seus anexos. A divulgagdo, distribui¢do retransmissdo e copia por
qualguer meio, ou outro uso dessa informagdo estard sujeita as penalidades estabelecidas na legislagdo vigente.

O Conséreio ndo emite opinides nem gera compromissos formais por e-mail, razdo pela qual as posi¢des e compromissos devem
ser firmados por escrito por representantes formalmente investidos para tanto. O Consércio também ndo se responsabiliza por
modificagées feitas nos e-mails durante a emiss@o ou retransmissdo, portanto, pedimos, por gentileza, que se atente ao remetente
e ao conteildo antes de abri-los.

Finalmente, em conformidade com a Lei Geral de Protegéo de Dados, os dados pessoais que vocé livre e voluntariamente
fornece através deste meio estardo sujeitos & Politica de Privacidade do Consdrcio OTIMO, que pode ser consultada

2 LR s agd in o waF sty S s Lssad Fds iy 1 ,.‘.,."’,'.-
o nilps.iiw s olamoontine com. bripolitico-de-privacidade:

De: "RH SCRMG" <rh@scrmg.org.br>
Para: "OTIMO" <valesocial@otimoonline.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 26 de margo de 2025 12:17:53

Assunto: RES: Pedido de compra n° 56 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Prezados, boa tarde!

Segue anexo, o comprovante de pagamento referente ao pedido nimero n° 56 do 01/2022
Economia Solidaria.

tenciosamente,

Ana Paula Martins

Coordenadora de RH - SCRMG



-mail rh@scrmg.org.br

(O8]

Celular: (31) 98978-268

Endereco: Rua Honorita Alves Oliveira, 29 @
l f

Centro - Contagem/MG - CEP: 32.040-640

SURMG

De: OTIMO - Vale Social <valesocial@otimoonline.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 26 de margo de 2025 10:40

Para: RH SCRMG <rh@scrmg.org.br>

Assunto: Re: Pedido de compra n° 56 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Prezados, bom dia!

Seu pedido para emissao de Vale Social foi autorizado.

O pagamento poderé ser efetuado através de Pix ou comprovante de depésito, devera ser
realizado através do CNPJ do Orgao.

* Para que a NF seja emitida com a data do dia, o Orgéo devera encaminhar o comprovante de
pagamento via e-mail até as 12:00h.

Ressaltamos que houve alteragao dos dados para pagamento e ndo seréo aceitos depobsitos
realizados em outra conta que ndo seja a descrita abaixo:



PIX: 10.426.715/0001-64

Banco ltau - 341
Agéncia - 1403

CIC 73010-2

Qualquer duvida estamos a disposicao.

Att,

frua Acuiies Lobe, 504 - Floresta - Belo Haorizonte - MO

Estas informagdes s@o confidenciais e restritas para uso exclusivo do destinatdrio. Se vocé recebeu essa mensagent por engano,
entre em contato com o remetente e exclua a mensagem e Seus anexos. A divulgagdo, distribui¢do retransmissdo e copia por
qualquer meio, ou outro uso dessa informag@o estard sujeita as penalidades estabelecidas na legislagdo vigente.

O Conséreio ndo emite opinides nem gera compromissos formais por e-mail, razdo pela qual as posi¢des e compromissos devem
ser firmacdos por escrito por representantes formalmente investidos para tanto. O Consdrcio também ndo se responsabiliza por
modificagdes feitas nos e-mails durante a emissdo ou retransmissdo, portanto, pedimos, por gentileza, que se atenie ao remetente
e ao conteiido antes de abri-1os.



Finalmente, em conformidade com a Lei Geral de Protegdo de Dados, os dados pessoais que vocé livre e voluntariamente
Jornece através deste meio estardo sujeitos & Politica de Privacidade do Consércio OTIMO, que pode ser consultada

De: "RH SCRMG" <rh@scrmg.org.br>

Para: "OTIMO" <valesocial@otimoonline.com.br>

Enviadas: Terca-feira, 25 de margo de 2025 17:29:12

Assunto: Pedido de compra n° 56 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Prezados, boa tarde!

Segue anexa, a solicitagédo de compra de vales sociais, referente ao pedido numero n° 56 do projeto 001/2022
Economia Solidaria.

Qualquer duvida, estamos a disposicéo.

Atenciosamente,

Ana Paula Martins

Coordenadora de RH - SCRMG
E-mailrh@scrmg.org.br

Celular: (31) 98978-2683

Endereco: Rua Honorita Alves Oliveira, 29

Centro - Contagem/MG - CEP: 32.040-640

SURMG




