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rh@scrmg-org.br

g
De: OTIMO - Vale Social <valesocial@otimoonline.com.br> 4
Enviado em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 10:06 '
Para: RH SCRMG
Assunto: Re: RES: RES: Pedido de compra n® 52 de vale social - 001/2022 Economia

Prezados, bom dia!

Solidéaria.

Os vales sociais referente a compra no valor R$ 2.179,85 estéo disponiveis para serem retirados.

Para realizar a retirada dos vales & necessério enviar comprovante de depésito juntamente com o oficio,
informando o nome e identidade da pessoa autorizada.

Consultas - Emiss3o de comprovantes

(G3323010396429321
30/01/2025 10:52:33
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FINALIDADE:

REMETENTE :
BANCC: 341 - ITAU UNIBANMCO €.,A.

AGENCIA: 1403-¢8 « BH/AV.JCAD PINHEIRS

CONTA: 73.010-2

A DISPONIVEL

FAVORECIDG: CONSORCTIC OTIMO DE BILHETAGEM ELETR
CPF/CHET: 10,426\715/G001-64

VALCOR: RS 2.178,85%
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Atenciosamente,



Vale Social
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Rua Agquiles Lobo, 504 - Floresia - Belo Horizonte - MG

Estas informagdes sd@o confidenciais e restritas para uso exclusivo do destinatdrio. Se vocé recebeu essa mensagem por engano,
entre em contato com o remetente e exclua a mensagem e seus anexos. A divulgacdo, distribuicdo retransmissdo e copia por
qualquer meio, ou outro uso dessa informagdo estard sujeita as penalidades estabelecidas na legislagdo vigente.

O Consdrcio ndo emite opinides nem gera compromissos formais por e-mail, razdo pela qual as posigdes e compromissos devem
ser firmados por escrito por representantes formalmente investidos para tanto. O Consorcio também ndo se responsabiliza por
modificagdes feitas nos e-mails durante a emissdo ou retransmissdo, portanto, pedimos, por gentileza, que se atente ao remetente
e ao conteudo antes de abri-los.

Finalmente, em conformidade com a Lei Geral de Proteg¢do de Dados, os dados pessoais que vocé livre e voluntariamente
fornece através deste meio estardo sujeitos a Politica de Privacidade do Consdrcio OTIMO, que pode ser consultada
no htps:www.otimoonline. com.bri/politica-de-privacidade;

De: "RH SCRMG" <rh@scrmg.org.br>

Para: "OTIMO" <valesocial@otimoonline.com.br>

Enviadas: Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 8:51:21

Assunto: RES: RES: Pedido de compra n° 52 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Prezados, bom dia!

Segue anexo, o comprovante de pagamento referente ao pedido nimero n° 52 do projeto
001/2022 Economia Solidaria.

Atenciosamente,

Ana Pauila Martins

Coordenadora de RH



E-mail:rh@scrmg.org.br
Vol
Celular: (31) 98978-2683 \{ )
Endereco: Rua Honorita Alves Oliveira, 29
Centro - Contagem/MG - CEP: 32.040-640
W
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De: OTIMO - Vale Social <valesocial @otimoonline.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 09:34

Para: RH SCRMG <rh@scrmg.org.br>

Assunto: Re: RES: Pedido de compra n2 52 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Ana Paula, bom dia!

Conforme conversamos, favor verificar no banco, pois a conta esté faltando o digito 2 e nao caiu
na conta do Consoércio Otimo.

O pagamento podera ser efetuado através de Pix ou comprovante de depdsito, devera ser realizado
através do CNPJ do Orgao.

Ressaltamos que houve alteragéo dos dados para pagamento e nao serdo aceitos depositos realizados
em outra conta que nao seja a descrita abaixo:

PIX: 10.426.715/0001-64

Banco Itau - 341
Agéncia - 1403

C/C 73010-2
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Estas informagées sdo confidenciais e restritas para uso exclusivo do destinatdrio. Se vocé recebeu essa mensagem por engano,
entre em contato com o remetente e exclua a mensagem e seus anexos. A divulgagdo, distribuicdo retransmiss@o e copia por
qualquer meio, ou outro uso dessa informagdo estard sujeita as penalidades estabelecidas na legislagdo vigente.

O Consdrcio ndo emite opinides nem gera compromissos formais por e-mail, razdo pela qual as posi¢des e compromissos devem
ser firmados por escrito por representantes formalmente investidos para tanto. O Consdrcio também ndo se responsabiliza por
modificagdes feitas nos e-mails durante a emissdo ou retransmissdo, portanto, pedimos, por gentileza, que se atente ao remetente
e ao conteiido antes de abri-los.

Finalmente, em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados, os dados pessoais que vocé livre e voluntariamente
Jornece através deste meio estard@o sujeitos & Politica de Privacidade do Conséreio OTIMO, que pode ser consultada
no luips:iavww. otimoonline. com. br/politica-de-privacidade’

De: "RH SCRMG" <rh@scrmg.org.br>

Para: "OTIMO" <valesocial@otimoonline.com.br>

Enviadas: Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 8:31:43

Assunto: RES: Pedido de compra n° 52 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Prezados, bom dia!



Sobre os vales sociais do pedido de compra n°® 52 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria,
gentileza nos informar se os mesmos estéo disponiveis para serem retirados?

Atenciosamente,

Ana Paula Martins

Coordenadora de RH - SCRMG
E-mail:rh@scrmg.org.br

Celular: (31) 98978-2683

Endereco: Rua Honorita Alves Oliveira, 29
Centro - Contagem/MG - CEP: 32.040-640
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De: OTIMO - Vale Social <valesocial@otimoonline.com.br>

Enviada em: terca-feira, 28 de janeiro de 2025 14:04

Para: RH SCRMG <rh@scrmg.org.br>

Assunto: Re: Pedido de compra n° 52 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Prezados, boa tarde!

Seu pedido para emissdo de Vale Social foi autorizado.



O pagamento podera ser efetuado através de Pix ou comprovante de depdsito, devera ser
realizado através do CNPJ do Orgéo.

* Para que a NF seja emitida com a data do dia, o Org&ao devera encaminhar o comprovante de
pagamento via e-mail até as 12:00h.

Ressaltamos que houve alteragéo dos dados para pagamento e ndo serdo aceitos depositos
realizados em outra conta que nao seja a descrita abaixo:

PIX: 10.426.715/0001-64

Banco Itau - 341
Agéncia - 1403

CIC 73010-2

Qualquer duvida estamos a disposicéo.

Att,

Vale Social
Bilhetagem Eletrdnica

&+ 5531 3236-7660

Rilkéts Elecixtiaig # valesoclal@otimoonline.com.by
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Rua Aquiles Lobo, 504 - Floresta - Belo Horizonte - MG




Estas informacdes s@o confidenciais e restritas para uso exclusivo do destinatdrio. Se vocé recebeu essa mensagem por engano,
entre em contato com o remetente e exclua a mensagem e seus anexos. A divulgagdo, distribuigdo retransmissdo e copia por
qualquer meio, ou outro uso dessa informagdo estard sujeita as penalidades estabelecidas na legislagdo vigente.

O Conscrcio ndo emite opinides nem gera compromissos formais por e-mail, razdo pela qual as posi¢bes e compromissos devem
ser firmados por escrito por representantes formalmente investidos para tanto. O Consdrcio também ndo se responsabiliza por
modificagdes feitas nos e-mails durante a emissdo ou retransmissdo, portanto, pedimos, por gentileza, que se atente ao remetente
e ao contevdo antes de abri-los.

Finalmente, em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados, os dados pessoais que vocé livre e voluntariamente
Jornece através deste meio estardo sujeitos a Politica de Privacidade do Consorcio OTIMO, que pode ser consultada
1o hups:Hvww.otimoontine. com. bripolitica-de-privacidade;

De: "RH SCRMG" <rh@scrmg.org.br>

Para: "OTIMO" <valesocial@otimoonline.com.br>

Enviadas: Tercga-feira, 28 de janeiro de 2025 13:36:24

Assunto: Pedido de compra n° 52 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Prezados, boa tarde!

Segue anexa, a solicitagdo de compra de vales sociais, referente ao pedido nimero n° 52 do projeto 001/2022
Economia Solidaria.

Qualquer duvida, estamos a disposicéo.

Atenciosamente,

Ana Paula Martins
Coordenadora de RH - SCRMG
E-mail:rh@scrmg.org.br

Celular: (31) 98978-2683




Endereco: Rua Honorita Alves Oliveira, 29
Centro - Contagem/MG - CEP: 32.040-640
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rh@scrmg.org.br

De: OTIMO - Vale Social <valesocial@otimoonline.com.br>

Enviado em: terca-feira, 28 de janeiro de 2025 14:.04

Para: RH SCRMG

Assunto: Re: Pedido de compra n° 52 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Prezados, boa tarde!
Seu pedido para emissdo de Vale Social foi autorizado.

O pagamento podera ser efetuado através de Pix ou comprovante de deposito, devera ser realizado
através do CNPJ do Orgéo.

* Para que a NF seja emitida com a data do dia, o Orgéo devera encaminhar o comprovante de
pagamento via e-mail até as 12:00h.

Ressaltamos que houve alteragéo dos dados para pagamento e ndo serao aceitos depositos realizados
em outra conta que néo seja a descrita abaixo:

PIX: 10.426.715/0001-64

Banco ltau - 341

Agéncia - 1403

CI/C 73010-2

Qualquer duvida estamos a disposigao.

Att,

Bithetagem Eletrdnica
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Estas informagdes sdo confidenciais e restritas para uso exclusivo do destinatdrio. Se vocé recebeu essa mensagem por enganc.
entre em contato com o remelente e exclua a mensagen e seus anexos. A divulgacdo, distribui¢do retransmissdo e copid por [
qualguer meio, ou outro uso dessa informagdo estard sujeita as penalidades estabelecidas na legislagdo vigente.

O Conséreio ndo emite opinides nem gera compromissos formais por e-mail, razao pela qual as posi¢des e compromissos devem
ser firmados por escrito por representantes formalmente investidos para tanto. O Conséreio também ndo se responsabiliza por
modificagdes feitas nos e-mails durante a emissdo ou retransmissdo, portanto, pedimos, por gentileza, que se atente ao remetente
e ao contetido antes de abri-10s.

Finalmente, em conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados, os dados pessoais que vocé livrre e voluntariamente
Jornece através deste meio estardo sujeitos a Politica de Privacidade do Consércio OTIMO, que pode ser consultada
NO AL, W st brinolitica-d Tete!

De: "RH SCRMG" <rh@scrmg.org.br>

Para: "OTIMO" <valesocial@otimoonline.com.br>

Enviadas: Terca-feira, 28 de janeiro de 2025 13:36:24

Assunto: Pedido de compra n° 52 de vale social - 001/2022 Economia Solidaria.

Prezados, boa tarde!

Segue anexa, a solicitagéo de compra de vales sociais, referente ao pedido numero n° 52 do projeto 001/2022
Economia Solidaria.

Qualquer duvida, estamos a disposicao.

Atenciosamente,

Ana Paula Martins

Coordenadora de RH - SCRMG
E-mail:rh@scrmg.org.br

Celular: {31) 98978-2683

Endereco: Rua Honorita Alves Oliveira, 29
Centro - Contagem/MG - CEP: 32.040-640




